marcus@santiagoac.adv.br

De: Andre Gustavo <andre@dinamicaservicos.com.br>
Enviado em: segunda-feira, 9 de agosto de 2021 10:51

Para: marcus@santiagoac.adv.br

Assunto: Fwd: REITERACAO: Resposta -Esparta Seguranca Ltda - CRF
Anexos: Consulta Regularidade do Empregador.pdf; 2021_08_02

_BH_FGTS_LIMINAR_PARC_30.360,88.pdf

Segue a troca de e-mail da caixa .

André G. Pedrosa de Carvalho | Diretor Executivo
(61) 3403-6500 | (61) 99982-0838

skype: agpedrosal3

—————————— Forwarded message ---------

De: Jardiel Leal <jardiel @dinamicafacility.com.br>

Date: sex., 6 de ago. de 2021 as 14:36

Subject: Fwd: REITERACAO: Resposta -Esparta Seguranca Ltda - CRF
To: André Pedrosa <andre@dinamicaservicos.com.br>

André, segue mais um e-mail com o0 mesmo teor, para embasar o0 mandando preventivo.
De agora a tarde.

—————————— Forwarded message ---------

De: CEFGD20 - Manutengao Parcelamentos CS <cefgd20@caixa.gov.br>
Date: sex., 6 de ago. de 2021 as 14:05

Subject: REITERACAO: Resposta -Esparta Seguranga Ltda - CRF

To: jardiel@dinamicafacility.com.br <jardiel@dinamicafacility.com.br>

E-mail classificado como #EXTERNO.CONFIDENCIAL

A
ESPARTA SEGURANCA LTDA

Prezados senhores,
Estamos temporariamente impossibilitados de renovar o CRF visto erro no sistema.

Destacamos que a Tl CAIXA estéd atuando em caréater de urgéncia na solugao do problema, visando minimizar os
impactos decorrentes.

Téao logo solucionado o problema emitiremos o CRF.

Atenciosamente,



César Augusto G. Perell
Assistente Pleno
Recuperacao Débitos do Empregador perante o FGTS

Fabiana Alejandra Sierra Vargas
Coordenador - Centralizadora
Recuperacao Débitos do Empregador perante o FGTS

De: Jardiel Leal <jardiel@dinamicafacility.com.br>

Enviado: sexta-feira, 6 de agosto de 2021 16:09

Para: CEFGD19 - Manutencdo Parcelamentos FGTS <cefgd19@caixa.gov.br>; CEFGD20 - Manutenc¢ao Parcelamentos
CS <cefgd20@caixa.gov.br>; CEFGD24 - Manutengao Parcelamentos Especiais <cefgd24 @caixa.gov.br>; CEEMP21 -
Manutencdo de Parcelamento - Publico 01 <ceemp21@caixa.gov.br>; CEEMP32 - Manutencao de Parcelamento -
Contribuicdo Social <ceemp32@caixa.gov.br>; ceempl3@caixa.gov.br <ceempl3@caixa.gov.br>

Assunto: Fwd: Resposta: Esparta Seguranca Ltda - CRF

Boa tarde.

Venho através deste e-mail, reiterar meu pedido de emissdo da CRF da Esparta Seguranca Ltda, CNPJ
(matriz) 37.162.435/0001-42.

Solicito a necessaria emissao da referida CRF, vez que passamos a experimentar prejuizos operacionais
e financeiros pelos problemas enfrentados pelos sistemas da Caixa, conforme resposta enviados pelos
senhores e senhoras na medida do e-mail abaixo.

Aguardo a imediata resposta agradecendo desde ja o empenho e atencao dispensada ao nosso caso.

—————————— Forwarded message ---------

De: Jardiel Leal <jardiel@dinamicafacility.com.br>

Date: qua., 4 de ago. de 2021 as 20:22

Subject: Re: Resposta: Esparta Seguranca Ltda - CRF

To: CEFGD20 - Manutengdo Parcelamentos CS <cefgd20@caixa.gov.br>
Cc: CEFGD19 - Manutencgdo Parcelamentos FGTS <cefgd19@caixa.gov.br>

Boa noite.

A nossa CRF vencera amanha.

O que vocés sugerem?

Reitero que possuimos parcelamentos ativos e que, todos os pagamentos estdo devidamente regulares.
Incluindo ai a ultima parcela.

Novamente, obrigado pela atencéo.

Em qua., 4 de ago. de 2021 as 19:57, CEFGD20 - Manutengdo Parcelamentos CS <cefgd20@caixa.gov.br> escreveu:
E-mail classificado como #EXTERNO.CONFIDENCIAL

A
ESPARTA SEGURANCA LTDA

Prezados senhores,

Estamos temporariamente impossibilitados de renovar o CRF visto erro no sistema.
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Destacamos que a Tl CAIXA esta atuando em carater de urgéncia na solucao do problema, visando minimizar os
impactos decorrentes.

Tao logo solucionado o problema emitiremos o CRF.

Atenciosamente,

César Augusto G. Perell
Assistente Pleno
Recuperacao Débitos do Empregador perante o FGTS

Fabiana Alejandra Sierra Vargas
Coordenador - Centralizadora
Recuperacao Débitos do Empregador perante o FGTS

De: Jardiel Leal <jardiel@dinamicafacility.com.br>

Enviado: quarta-feira, 4 de agosto de 2021 22:48

Para: CEFGD19 - Manutencdo Parcelamentos FGTS <cefgd19@caixa.gov.br>; CEFGD20 - Manutencgao
Parcelamentos CS <cefgd20@caixa.gov.br>; CEFGD24 - Manutencao Parcelamentos Especiais
<cefgd24 @caixa.gov.br>

Assunto: Esparta Seguranca Ltda - CRF

Boa noite.

Solicito a renovacao da CRF da sociedade empresaria ESPARTA SEGURANCA LTDA, CNPJ da matriz:
37.162.435/0001-42.

Outrossim solicito que, se houver, qualquer pendéncia, que a mesma seja enviada para que tomemos as
devidas providéncias.

Agradeco a atencdo aguardando a mais pronta resposta.

Obrigado!

## INFORMACAO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informagdes confidenciais. O uso, divulga¢do, distribuicdo e/ou cépia ndo
autorizados sdo estritamente proibidos e sujeitos as penalidades legais cabiveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para vocé ou
se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente. ##
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