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Zimbra rchaves@mpmg.mp.br

Documentacao Processo de Licitacao 1091040_00046/2018

De : Charles Silva <charles@nsdproject.com.br> Ter, 11 de dez de 2018 15:24
Assunto : Documentacao Processo de Licitacao P
1091040_00046/2018 #74 anexos

Para : rchaves@mpmg.mp.br

Boa tarde.
Conforme solicitado, seguem os arquivos, Balanco de Abertura e o protocolo de registro
junto a Junta Comercial.

Atenciosamente,
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De: Charles Silva [mailto:charles@nsdproject.com.br]

Enviada em: segunda-feira, 10 de dezembro de 2018 11:47

Para: 'rchaves@mpmg.mp.br'

Cc: 'Fabio Borges - NSD'; 'rodrigo'

Assunto: RES: RES: Documentacdo Processo de Licitagdo 1091040_00046/2018

Bom dia Rafael.
Segue o balanco analitico da NSD Service.

Atenciosamente,
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De: Charles Silva [mailto:charles@nsdproject.com.br]

Enviada em: segunda-feira, 10 de dezembro de 2018 09:15

Para: 'rchaves@mpmg.mp.br'

Cc: 'Fabio Borges - NSD'; 'rodrigo'

Assunto: RES: RES: Documentacdo Processo de Licitagdo 1091040_00046/2018

Bom dia Rafael.

Segue ainda a proposta corrigida conforme solicitado:

- Considerando o item 9.1 - Critérios de aceitabilidade das propostas:

9.4.2 - Compatibilidade dos precos unitarios e global propostos com aqueles praticados
no mercado, tendo como base os valores de referéncia constante do processo licitatorio,
solicitamos a correcéo do valor anual apresentado, pois o valor apresentado para 3 anos
foi de R$866.499,90. Assim, o valor anual deveria ser R$288.833,30.

De: Charles Silva [mailto:charles@nsdproject.com.br]

Enviada em: segunda-feira, 10 de dezembro de 2018 01:47

Para: 'rchaves@mpmg.mp.br'

Cc: 'Fabio Borges - NSD'; 'rodrigo'

Assunto: ENC: RES: Documentacdo Processo de Licitacdo 1091040_00046/2018

Bom dia Rafael Henrique.
Segue anexo a planilha orcamentaria, conforme solicitado.

planilha orgamentaria, composi¢cao de custos unitarios e composigao do BDI
Qualquer duvida estamos a disposicao.

Atenciosamente,
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De: Rafael Henrique Chaves Lamounier [mailto:rchaves@mpmg.mp.br]
Enviada em: sexta-feira, 7 de dezembro de 2018 15:56

Para: Charles Silva

Cc: Fabio Borges, NSD; rodrigo

Assunto: Re: RES: Documentagdo Processo de Licitacdo 1091040_00046/2018

Prezado Senhor,
Gentileza providenciar a documentacéao solicitada pelo setor técnico conforme

manifestacio abaixo:
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"Sr. Pregoeiro,

- Considerando o item 9.1 - Critérios de aceitabilidade das propostas:

9.4.2 - Compatibilidade dos precos unitarios e global propostos com aqueles praticados
no mercado, tendo como base os valores de referéncia constante do processo licitatorio,
solicitamos a correcéo do valor anual apresentado, pois o valor apresentado para 3 anos
foi de R$866.499,90. Assim, o valor anual deveria ser R$288.833,30.

e considerando o Termo de Referéncia, a empresa devera apresentar a planilha
orcamentaria, composi¢cao de custos unitarios e composicao do BDI para que possamos
verificar se os precos unitarios apresentados sdo exequiveis."

Aguardarmos o envio das planilhas com brevidade.

Att.
Rafael Henrique Chaves Lamounier
Analista do Ministério Publico
. Diretoria de Compras e Licitacoes
L

Avenida Alvares Cabral 1740, 6° andar
Belo Horizonte - MG
CEP: 30170-001 - Tel.: (31) 3330-9464

De: "Charles Silva" <charles@nsdproject.com.br>

Para: "Rafael Henrique Chaves Lamounier" <rchaves@mpmg.mp.br>, "Diretoria de
Compras e Licitacoes" <dcli@mpmg.mp.br>

Cc: "Fabio Borges, NSD" <fabio@nsdproject.com.br>, "rodrigo”
<rodrigo@nsdproject.com.br>

Enviadas: Sexta-feira, 7 de dezembro de 2018 13:52:58

Assunto: RES: Documentagao Processo de Licitagdo 1091040_00046/2018

Boa tarde Rafael,
Segue anexo o documento complementar.

Atenciosamente,
CHARLES OLIVEIRA

/ DPTO. DE ENGENHARIA
ﬂ.ﬂlﬂﬁ contato. ed ind.br
INDUSTINA MECANICA

Trafaimdrioa &fm dode s +55 31 35¢

www_geg ind br | www.athosmecanica.com._br

De: Charles Silva [mailto:charles@nsdproject.com.br]

Enviada em: sexta-feira, 7 de dezembro de 2018 11:59

Para: 'rchaves@mpmg.mp.br'; 'dcli@mpmg.mp.br'

Cc: 'Fabio Borges - NSD'; 'rodrigo'

Assunto: Documentacdo Processo de Licitacdo 1091040_00046/2018

Bom dia Rafael Henrique.
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Segue anexo a documentacao conforme solicitado no edital, assim como a proposta
comercial.

Saliento que, gostaria de verificar um prazo para envio do documento relatado no anexo
III, Item 3.2.1, pois esta sendo feito esta documentacao justamente por minha empresa
se enquadrar neste quesito.

Para quaisquer duvida, estamos a disposicao.

Atenciosamente,
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- BALANCO ABERTURA.rtf
43 KB

= PROTOCOLO_REG. BALANCO ABERTURA.docx
16 KB
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