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De : Charles Silva <charles@nsdproject.com.br>
Assunto : RES: Documentação Processo de Licitação

1091040_00046/2018
Para : 'Iara Rocha Barbalho' <irocha@mpmg.mp.br>

Cc : 'Carlos Rangel Silva de Melo'
<carlosrangel@mpmg.mp.br>, 'rchaves'
<rchaves@mpmg.mp.br>

Zimbra rchaves@mpmg.mp.br

RES: Documentação Processo de Licitação 1091040_00046/2018

Ter, 11 de dez de 2018 21:54
4 anexos

Boa noite Iara Rocha e Rafael.
 
Seguem anexo as Planilha Orçamentaria PGJ – Mod. e Composição de Custo Unitário
Modelo. Foram inseridas as fórmulas conforme solicitado.
 
Qualquer dúvida, estou a disposição.
 
 
 
Atenciosamente,

WEB:www.nsdproject.com.br
*charles@nsdproject.com.br
(Tel.:31 -2564 -6444
         31 -98477-9481
 
 
De: Iara Rocha Barbalho [mailto:irocha@mpmg.mp.br] 

 Enviada em: terça-feira, 11 de dezembro de 2018 17:00
 Para: Charles Silva

 Cc: Carlos Rangel Silva de Melo; rchaves
 Assunto: Re: Documentação Processo de Licitação 1091040_00046/2018

 
Charles, boa tarde!
 
Favor inserir as fórmulas nas planilhas orçamentária atualizada e CPU, considerando 2
casas decimais.
Encaminho em anexo a Planilha Orçamentária PGJ - Mod. que está com fórmulas nas
células e constando todos os endereços. Segue também planilha Composição de custo
unitário -MODELO, com fórmulas nas células para preenchimento.
Quaisquer dúvidas, estamos à disposição.
 
Atenciosamente,
 

Iara Rocha Barbalho

http://www.nsdproject.com.br/
mailto:charles@nsdproject.com.br
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Analista do Ministério Público
 Divisão de Controle Imobiliário
  

Avenida Álvares Cabral 1740, 5ª andar
 Belo Horizonte - MG

 CEP: 30170-001 - Tel.: (31)3330-8280 /(31)3330-9546

 

De: "Charles Silva" <charles@nsdproject.com.br>
 Para: "Iara Rocha Barbalho" <irocha@mpmg.mp.br>, "Carlos Rangel Silva de Melo"

<carlosrangel@mpmg.mp.br>
 Cc: "rchaves" <rchaves@mpmg.mp.br>

 Enviadas: Terça-feira, 11 de dezembro de 2018 15:37:50
 Assunto: ENC: Documentação Processo de Licitação 1091040_00046/2018

 
Boa tarde.
Srs. Estou participando da seção do pregão eletrônico, processo número 46/2018, na qual
estamos com divergência em algumas planilhas, no que se segue:
 

·         Referente as Planilha Orçamentária, conforme anexo V (Modelo):
A planilha disponibilizada no site para preenchimento, contempla apenas 76 Itens
(cidades) e um total de 218 visitas ao ano;
A planilha de custos unitários possui uma quantidade de 91 itens (cidades) e um
total de 277
Dessa forma, os valores preenchidos na planilha chamada CPU(Planilha de custo
unitário) não chegará nos valores da planilha orçamentária  Planilha orçamentária –
76 ENDERECOS MODELO ANEXO V); Po Pois a quantidade de item e numero de
repetições são diferentes, o que impede de encaixar os mesmos valores.
 
No entanto, o que fiz foi, no modelo da planilha (Anexo V – Modelo), acrescentei as
cidades e visitas e quantidades faltantes, assim os valores conferem perfeitamente,
conforme pode ser analisado na planilha em anexo, chamada “Planilha
orçamentária atualizada.

 
Gostaria que avaliasse e desse um parecer para o Pregoeiro, pois estamos tendo
divergências nestas planilhas.
 
Em caso de dúvidas, poderei entrar em contato para esclarecimentos.
 
 
Atenciosamente,

WEB:www.nsdproject.com.br
*charles@nsdproject.com.br
(Tel.:31 -2564 -6444
         31 -98477-9481
 
 
 
De: Charles Silva [mailto:charles@nsdproject.com.br] 

 Enviada em: segunda-feira, 10 de dezembro de 2018 11:47
 Para: 'rchaves@mpmg.mp.br'

http://www.nsdproject.com.br/
mailto:charles@nsdproject.com.br


12/12/2018 Zimbra

https://webmail.mpmg.mp.br/h/printmessage?id=22252&tz=America/Sao_Paulo 3/6

Cc: 'Fabio Borges - NSD'; 'rodrigo'
 Assunto: RES: RES: Documentação Processo de Licitação 1091040_00046/2018

 
Bom dia Rafael.
Segue o balanço analítico da NSD Service.
 
 
Atenciosamente,

WEB:www.nsdproject.com.br
*charles@nsdproject.com.br
(Tel.:31 -2564 -6444
         31 -98477-9481
 
 
 
De: Charles Silva [mailto:charles@nsdproject.com.br] 

 Enviada em: segunda-feira, 10 de dezembro de 2018 09:15
 Para: 'rchaves@mpmg.mp.br'

 Cc: 'Fabio Borges - NSD'; 'rodrigo'
 Assunto: RES: RES: Documentação Processo de Licitação 1091040_00046/2018

 
Bom dia Rafael.
Segue ainda a proposta corrigida conforme solicitado:
- Considerando o item 9.1 - Critérios de aceitabilidade das propostas:
9.4.2 - Compatibilidade dos preços unitários e global propostos com aqueles praticados
no mercado, tendo como base os valores de referência constante do processo licitatório, 
solicitamos a correção do valor anual apresentado, pois o valor apresentado para 3 anos
foi de R$866.499,90. Assim, o valor anual deveria ser R$288.833,30.
 
 
De: Charles Silva [mailto:charles@nsdproject.com.br] 

 Enviada em: segunda-feira, 10 de dezembro de 2018 01:47
 Para: 'rchaves@mpmg.mp.br'

 Cc: 'Fabio Borges - NSD'; 'rodrigo'
 Assunto: ENC: RES: Documentação Processo de Licitação 1091040_00046/2018

 
Bom dia Rafael Henrique.
Segue anexo a planilha orçamentaria, conforme solicitado.
 
planilha orçamentária, composição de custos unitários e composição do BDI
 
 
Qualquer dúvida estamos a disposição.
 
 
Atenciosamente,

http://www.nsdproject.com.br/
mailto:charles@nsdproject.com.br
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WEB:www.nsdproject.com.br
*charles@nsdproject.com.br
(Tel.:31 -2564 -6444
         31 -98477-9481
 
 
 
De: Rafael Henrique Chaves Lamounier [mailto:rchaves@mpmg.mp.br] 

 Enviada em: sexta-feira, 7 de dezembro de 2018 15:56
 Para: Charles Silva

 Cc: Fabio Borges, NSD; rodrigo
 Assunto: Re: RES: Documentação Processo de Licitação 1091040_00046/2018

 
 
Prezado Senhor,
 
Gentileza providenciar a documentação solicitada pelo setor técnico conforme
manifestação abaixo:
 
"Sr. Pregoeiro,
 
- Considerando o item 9.1 - Critérios de aceitabilidade das propostas:
9.4.2 - Compatibilidade dos preços unitários e global propostos com aqueles praticados
no mercado, tendo como base os valores de referência constante do processo licitatório, 
solicitamos a correção do valor anual apresentado, pois o valor apresentado para 3 anos
foi de R$866.499,90. Assim, o valor anual deveria ser R$288.833,30.
e considerando o Termo de Referência, a empresa deverá apresentar a planilha
orçamentária, composição de custos unitários e composição do BDI para que possamos
verificar se os preços unitários apresentados são exequíveis."
 

Aguardarmos o envio das planilhas com brevidade.
 

Att.
 

Rafael Henrique Chaves Lamounier
 Analista do Ministério Público

 Diretoria de Compras e Licitações
  

Avenida Álvares Cabral 1740, 6º andar
 Belo Horizonte - MG

 CEP: 30170-001 - Tel.: (31) 3330-9464

 
 

De: "Charles Silva" <charles@nsdproject.com.br>
 Para: "Rafael Henrique Chaves Lamounier" <rchaves@mpmg.mp.br>, "Diretoria de

Compras e Licitacoes" <dcli@mpmg.mp.br>
 Cc: "Fabio Borges, NSD" <fabio@nsdproject.com.br>, "rodrigo"

<rodrigo@nsdproject.com.br>
 

http://www.nsdproject.com.br/
mailto:charles@nsdproject.com.br
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Enviadas: Sexta-feira, 7 de dezembro de 2018 13:52:58
 Assunto: RES: Documentação Processo de Licitação 1091040_00046/2018

 
Boa tarde Rafael,
 
Segue anexo o documento complementar.
 
Atenciosamente,

 
 
 
 
De: Charles Silva [mailto:charles@nsdproject.com.br] 

 Enviada em: sexta-feira, 7 de dezembro de 2018 11:59
 Para: 'rchaves@mpmg.mp.br'; 'dcli@mpmg.mp.br'

 Cc: 'Fabio Borges - NSD'; 'rodrigo'
 Assunto: Documentação Processo de Licitação 1091040_00046/2018

 
Bom dia Rafael Henrique.
Segue anexo a documentação conforme solicitado no edital, assim como a proposta
comercial.
Saliento que, gostaria de verificar um prazo para envio do documento relatado no anexo
III, Item 3.2.1, pois está sendo feito esta documentação justamente por minha empresa
se enquadrar neste quesito.
 
Para quaisquer dúvida, estamos a disposição.
 
 
Atenciosamente,

WEB:www.nsdproject.com.br
*charles@nsdproject.com.br
(Tel.:31 -2564 -6444
         31 -98477-9481
 
 
 

Planilha Orcamentaria PGJ - Mod.xlsx
 31 KB 

Composicao de custo unitario - MODELO.xlsx
 131 KB 

http://www.nsdproject.com.br/
mailto:charles@nsdproject.com.br
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